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Lupa- ja ilmoitusasiat 1 § / 2019 
Päätös annettu julkipanon jälkeen 8.1.2019 
Poikkeaminen / Niiralan Kulma Oy / Haapaniemi 297-8–11-12 ja 
13(Raviradantie 8) 

Selostus ja perustelu Niiralan Kulma Oy hakee poikkeamista asuinkerrostalon (n. 3 070 k-m2) ra-
kentamiseksi voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeudesta, kerroslu-
vusta sekä autopaikkanormista ja autopaikkojen sijoittamisesta poiketen. Ha-
ettu rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeami-
sen edellytykset. 

Hakija Niiralan Kulma Oy 
Puijonkatu 35 
70100 KUOPIO 

Kaupunki 297 Kuopio 

Kaupunginosa 8 Haapaniemi 

Rakennuspaikka Korttelin 11 tontit 12 ja 13 

Rakennushanke Yhdeksänkerroksisen asuinkerrostalon (n. 3070 k-m2) rakentaminen. 

Liitteenä 29.11.2018 päivätyt asemapiirustus (ARK P-001), ilmakuva  
(ARK P-002), katuleikkaus ja näkymä (ARK P-003), julkisivujen vertailu 
(ARK P-004), kerrosalakaavio (ARK P-005) sekä rakennuksen rakenteiden 
kunnon ja korjausratkaisujen selvitys rakennusosittain. 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 
171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.  

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti: 

− rakennusalakohtainen rakennusoikeus (3 000 k-m2) ylitetään

70, 5 k-m2:llä/n. 2 %:lla.

− kerrosluku (VIII) ylittyy. Kerrosalaan laskettavia tiloja sijoitetaan yhdek-
sänteen kerrokseen, jolloin kerrosluvuksi muodostuu IX.

− uudisrakennuksen osalta autopaikkoja toteutetaan 2 ap/3 as. Voimassa
olevan asemakaavan mukaan autopaikkoja tulisi toteuttaa 1 ap/75 m2.

− Seitsemän (7) autopaikkaa sijoitetaan KL-korttelialueelle (297-8-11-12).
Voimassa oleva asemakaava ei sisällä siihen oikeuttavia kaavamerkintöjä
tai -määräyksiä.

1904/2019 Viiteaineistoa Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019
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Päätös perustuu seuraaviin selvityksiin: 
 
Kaavoitustilanne 
 

Tonteilla 297-8-11-12 ja 297-8-11-13 on voimassa ympäristöministeriön 
15.9.1995 vahvistama asemakaava, jossa tontti 297-8-11-12 on liikerakennus-
ten korttelialuetta (KL) ja tontti 297-8-11-13 asuinkerrostalojen korttelialuetta 
(AK), jolla ympäristö säilytetään (/s). Tontin 297-8-11-12 (KL) rakennusoi-
keudeksi on merkitty numeerisesti 450 k-m2, kerrosluvuksi II ja autopaikka-
vaatimukseksi 1 ap/40 m2. Tontilla 297-8-11-13 (AK) on viisi erillistä raken-
nusalaa, joiden kunkin rakennusoikeudeksi on numeerisesti merkitty  
3 000 k-m2 ja kerrosluvuksi VIII. Tontin 297-8-11-13 kokonaisrakennusoi-
keudeksi muodostuu yhteensä 15 000 k-m2. Tontin 297-8-11-13 autopaikka-
vaatimukseksi on merkitty 1 ap/75 m2. Tonttia varten vaadittavat autopaikat 
tai osan niistä saa sijoittaa LPA-korttelialueelle (297-008-0091-0007). 

 
Nykyinen tilanne 

 
Tontti 297-8-11-12 on merkitty kiinteistörekisteriin 18.6.1957 ja sen pinta-ala 
on 1 157 m2. Tontti 297-8-11-13 on merkitty kiinteistörekisteriin 11.1.2018 ja 
sen pinta-ala on 9 632 m2. Tontit ovat Kuopion kaupungin omistuksessa ja ne 
on vuokrattu hakijalle. 
 
Tontti 297-8-11-12 on vuonna 1956 valmistunut myymälärakennus (220 k-m2) 
ja tontilla 297-8-11-13 on viisi vuosina 1956 - 1959 valmistunutta pistetaloa, 
joiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 14 720 k-m2. Uudisrakennus korvaa 
tontilta 297-8-11-13 purettavan kahdeksankerroksisen pistetalon  
(2 860 k-m2). 
 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset 
 
Hakemukseen liittyvistä pysäköinti- ja liikenneasioista on neuvoteltu suunnit-
telupalveluissa liikenneasiantuntijoiden kanssa, eikä heillä ollut huomautetta-
vaa uudisrakennuksen osalla käytettävästä autopaikkanormista 2 ap/3 as. 
 
Kyseistä kohdetta ja asiaa on käsitelty useasti kaupunkikuvatyöryhmässä ja 
laajennetussa kaupunkikuvatyöryhmässä.  Kaupunkikuvatyöryhmä toteaa ha-
kemuksen liitteenä olevista suunnitelmista seuraavaa: 
 
”Uuden kerrostalon luonnossuunnitelmat kaupunkikuvallisesti hyväksyttä-
vissä. Uusimmissa luonnoksissa, jotka on päivätty 29.11.2018 on ullakkoker-
ros esitetty jo korjatun rakennuksen ullakkokerroksen mukaisesti kaupunki-
kuvatyöryhmän toivomalla tavalla. Autopaikoitus ei ehkä ole vielä aivan 
loppuun asti mietitty, eikä pihan käsittely kokonaisuudessaan, mutta ehkä se 
tarkentuu rakennusluvan yhteydessä. Kaavassa on tuo merkintä ympäris-
tön säilyttämisestä, joten poikkeamisluvassakin siitä voisi jotain ehtoja kir-
jata”. 
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Naapurien kuuleminen 
 
Naapureille sekä muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
poikkeaminen saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattiin MRA 86 §:n mukai-
sesti tilaisuus muistutuksen tekoon poikkeamisen nähtävänäoloaikana  
12.11.2018 - 28.11. 2018, joka kuulutettiin 10.11.2018 Kaupunkilehdessä. Ha-
kemuksesta ei jätetty nähtävänäoloaikana muistutuksia. 
 

Päätöksen perustelut Olevan rakennuksen purkaminen ja sen korvaaminen vanhaan rakennuskan-
taan soveltuvalla uudisrakennuksella on perusteltua, sillä rakennuttajan te-
kemien kustannuslaskelmien mukaan rakennuksen korjauskustannukset ylit-
tävät vastaavan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset. Kustannuslas-
kelma perustuu olevasta rakennuksesta tehtyyn rakenteiden kunnon ja kor-
jausratkaisujen selvitykseen rakennusosittain (asiakirjoissa), jonka mukaan 
läpikäytyjen rakenneosien kunnon ja niiden korjausratkaisujen pohjalta ra-
kennuksen rakennusosien purkamis- ja korjauslaajuus on erittäin suuri.  Kun-
totutkimuksessa todetaan, että käytännössä rakennukseen jää jäljelle ainoas-
taan kantavat betoniseinät ja kantavat välipohjalaatat ja kantava yläpohjalaat-
ta ja koska kantava betonirunko on perustettu suoraan louhitun kalliopinnan 
päälle, pääsee kallion päällä oleva vesi nousemaan kapillaarisesti betoniraken-
teisiin.  Näin ollen betonirungon alaosille olisi tehtävä korjaustoimenpiteenä 
kapillaarisen nousun estävä käsittely ja kyseisen korjausratkaisunkin jälkeen-
kin on mahdollista, että rakenteissa vielä havaitaan kohonneita kosteuspitoi-
suuksia, jotka aiheuttavat sisäilmaongelmia. 
 
Hakemuksen liitteenä olevissa suunnitelmissa esitetty uudisrakennus sopeu-
tuu massoittelultaan ja sijainniltaan alueen rakennuskokonaisuuteen. Raken-
nus täyttää näin ollen sille asetetut kaupunkikuvalliset ja ympäristölliset ta-
voitteet osana samalla tontilla olevia ”pistetaloja” asemakaavamääräyksen 
mukaisesti ympäristö säilyttäen (/s). 
 
Rakennusalakohtaisen rakennusoikeuden ylitys on luonteeltaan vähäinen. 
Rakennusoikeuden ja kerrosluvun ylitykset johtuvat määräysten (mm. ker-
rosalaan laskettavat tilat) muuttumisesta asemakaavan laatimisen jälkeen ja 
niillä edistetään asuntotuotannon kustannustehokkuutta. 
 
Uudisrakennuksen osalta on perusteltua toteuttaa autopaikat normin 
2 ap/3 as mukaisesti, jota on käytetty viereisessä, kaupunginvaltuuston 
23.10.2017 hyväksymässä Presidentinkadun ympäristön asemakaavassa. Seit-
semän (7) autopaikan sijoittaminen hakijan hallinnassa olevalle KL-
korttelialueelle (297-8-11-12) edesauttaa tontin autopaikoituksesta ja ajoneu-
voliikenteeltä vapaiden alueiden säilymistä.  Autopaikkojen sijoittaminen vi-
reiselle KL-alueelle ei vaikeuta kyseisen alueen käyttöä. 
 
Poikkeamisen myöntämiselle on olemassa erityisiä syitä, sillä esitetty raken-
taminen edistää tontin tarkoituksenmukaisempaa käyttöä ja hyödyntämistä, 
terveellisyyden ja turvallisuuden edistämistä sekä asuntotuotannon kustan-
nustehokkuutta. Autopaikkavaatimuksesta poikkeaminen on perusteltua 
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asumista koskevan autopaikkanormin muututtua ympäristössä asemakaavan 
laatimisen jälkeen.  
 

Vaikutusten arviointi Esitetyillä muutoksilla ei ole erityisiä ilmastopoliittisia tai ympäristöllisiä vai-
kutuksia tai vaikutuksia asukkaisiin. Uudisrakentamisella on työllistävä vai-
kutus ja näin ollen hankkeella on positiivisia vaikutuksia asuntotuotantoon, 
talouteen ja yritystoimintaan. Hankkeella ei ole erityisiä sosiaalisia- tai lapsi-
vaikutuksia 

 
Sopeutuminen lain edellytyksiin 

 
Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja 
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä 
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia 
(MRL 171 §). Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. 

 
Päätös Lupa myönnetään. Pihamaajärjestelyt ja autopaikkojen sijainti pihalla hyväk-

sytään lopullisesti rakennusluvan yhteydessä. Haettu rakentaminen täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamisen edellytykset. 
 
Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennus-
lupaa on haettava. 

 
Toimivallan peruste Asemakaavapäällikkö (MRL 171.1 § (196/2016), kaup.rak.ltk 21.12.2016). 

 
 
 
 
 

Pauli Sonninen    
vs. asemakaavapäällikkö    

 
Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajär-
jestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 
 Valmistelija  

Jussi Partanen, puh. +358 44 718 5416 
 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
 
Liitteet Oikaisuvaatimusohje 

9049/2018 Asemapiirustus 
9049/2018 Ote ajantasa asemakaavasta 
9049/2018 Kartta ja kaavaote 
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Tiedoksianto Hakija 
Pohjois-Savon ELY-keskus 

 
Tiedoksi Kaupunkirakennelautakunta  

Alueellinen rakennusvalvonta  
Maaomaisuuden hallintapalvelut. 

 
Lunastus 520 € (kaupunginhallitus 11.1.2016). 
 
Julkipanoilmoitus nähtävänä 
 
 Kaupungintalon ilmoitustaulu 7.1.2019 
 
Lainvoimaisuus Jos tästä päätöksestä ei ole valitettu määräaikaan mennessä, päätös on lain-

voimainen 23.1.2019. 
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Liite Q2 Oikaisuvaatimusohjeet / asemakaavapäällikön poikkeamispäätös 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 

  
Oikaisuvaatimusoikeus on  

− viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla 

− sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai 
muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa 

− sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa 

− sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-
taa 

− kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vai-
kuttaa 

− toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoitukse-
na on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edis-
täminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen 

− viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
  Kaupunkirakennelautakunta 
 
  Postiosoite  PL 1097, 70111 KUOPIO 
  Käyntiosoite  Suokatu 42 
  Puhelin  044 718 5113 tai 044 718 5110 
  Sähköposti  kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi 
   
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 

  
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, 
jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet 
 

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitet-
tava oikaisuvaatimusviranomaiselle, on ilmoitettava 

− oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 

− päätös, johon haetaan muutosta 

− miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi 
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− perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Vaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai kirjelmän muun laatijan omakä-
tisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut vaatimuskir-
jelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite. 
 
Vaatimuskirjelmään on liitettävä 

− päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

− asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
Asiamiehen on liitettävä vaatimuskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

Asiakirjojen toimittaminen oikaisuvaatimusviranomaiselle  
 

Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava viranomaiselle ennen oikaisuvaa-
timusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai 
sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä.  

 
Asiakirjat on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen 
viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on py-
häpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaisel-
le silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-
järjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.  
 
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymis-
tä. 
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